
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 6. SINIF 1. DENEME 15 84 84 8140

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,36 7 2 6,54 4 5 2,92 5 4 3,51 6 6 3,99 8 6 6,59 40 28 30,91 317,950

Okul Ortalaması 10 4 9,09 8 2 7,18 6 3 4,56 3 5 1,87 9 3 7,80 10 4 9,09 46 21 39,59 363,540

KATILIMLAR

1 38 AHMET ERDEM 6B 15 0 15,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 14 1 13,67 13 2 12,33 64 10 60,66 456,752 1 1 1 1 251
% 3,08

2 34 ASYA AZBAY 6B 14 1 13,67 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 12 1 11,67 14 0 14,00 63 8 60,34 449,675 2 2 2 2 377
% 4,63

3 2 AYŞE ONAY 6B 13 1 12,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 13 1 12,67 13 2 12,33 61 12 57,00 437,926 3 3 7 7 591
% 7,26

4 370000ENNUR HAYKIR 6B 10 5 8,33 8 1 7,67 5 5 3,33 3 3 2,00 15 0 15,00 14 1 13,67 55 15 50,00 420,292 4 4 9 9 957
% 12

5 35 AYKAÇ NURSENA 6B 12 3 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 4 7,67 14 1 13,67 57 16 51,67 409,376 5 5 12 12 1203
% 15

6 16 ELİF HONÇA 6B 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 11 0 11,00 10 5 8,33 48 23 40,33 380,923 6 6 13 13 1964
% 24

7 11 SALİM KURT 6B 14 1 13,67 9 1 8,67 4 6 2,00 4 3 3,00 5 5 3,33 11 4 9,67 47 20 40,34 366,852 7 7 18 18 2371
% 29

8 19 CEYLİN ER 6B 9 3 8,00 8 2 7,33 5 4 3,67 2 5 0,33 9 3 8,00 11 4 9,67 44 21 37,00 356,920 8 8 21 21 2702
% 33

9 27 ZEHRA TEKTAŞ 6B 9 6 7,00 9 1 8,67 4 6 2,00 4 5 2,33 8 4 6,67 9 4 7,67 43 26 34,34 336,446 9 9 25 25 3361
% 41

10 30 ÜMİT YILDIZ 6B 11 3 10,00 10 0 10,00 6 0 6,00 1 3 0,00 4 4 2,67 8 4 6,67 40 14 35,34 334,174 10 10 26 26 3444
% 42

11 31 DEFNE DADAK 6B 6 7 3,67 9 1 8,67 5 3 4,00 2 7 -0,33 6 6 4,00 12 3 11,00 40 27 31,01 320,905 11 11 30 30 3900
% 48

12 32 DERYA ATALAY 6B 9 5 7,33 4 5 2,33 5 4 3,67 4 6 2,00 8 7 5,67 9 6 7,00 39 33 28,00 319,494 12 12 31 31 3947
% 48

13 22 HALİT HONÇA 6B 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 5 8 2,33 10 4 8,67 39 33 28,00 318,504 13 13 32 32 3975
% 49

14 14 MUSTAFA TÜBLEK 6B 7 5 5,33 8 2 7,33 6 2 5,33 3 3 2,00 8 2 7,33 6 5 4,33 38 19 31,65 318,061 14 14 33 33 3990
% 49

15 5 YASİN YAMAN 6B 4 8 1,33 2 5 0,33 5 1 4,67 1 6 -1,00 6 2 5,33 1 11 -2,67 19 33 7,99 226,835 15 15 73 73 6993
% 86

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
6B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
6B


