
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF LGS 1.DENEME 12 120 120 10863

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,56 7 3 6,01 5 4 3,65 5 4 3,44 6 7 3,57 11 7 8,33 45 32 34,56 307,880

Okul Ortalaması 11 7 9,06 8 2 7,50 5 5 3,42 3 2 2,19 4 5 2,72 14 5 12,33 46 26 37,22 318,870

KATILIMLAR

1 7 AYDAN ÖTER 8B 16 2 15,33 10 0 10,00 7 3 6,00 7 1 6,67 9 5 7,33 17 3 16,00 66 14 61,33 396,708 1 1 32 32 1515
% 14

2 42 CENK RUHİ TAŞKIN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 11 7 8,67 17 3 16,00 63 25 54,66 390,752 2 2 37 37 1702
% 16

3 1 ELİF ESER 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 5 1,33 5 5 3,33 16 4 14,67 54 24 45,99 353,022 3 3 53 53 3097
% 29

4 45 ZÜLAL ÖZT RK 8B 12 6 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 1 2,67 4 3 3,00 17 3 16,00 51 18 45,00 344,626 4 4 57 57 3457
% 32

5 9 ZEYNEP EROL 8B 15 2 14,33 10 0 10,00 5 5 3,33 4 3 3,00 1 1 0,67 15 5 13,33 50 16 44,66 342,407 5 5 60 60 3558
% 33

6 41 SEFA ERDEM 8B 13 6 11,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 2 5,33 1 3 0,00 16 3 15,00 51 19 44,67 335,793 6 6 62 62 3872
% 36

7 3 HALİL TETİK 8B 12 8 9,33 8 2 7,33 3 7 0,67 2 3 1,00 1 4 -0,33 17 3 16,00 43 27 34,00 314,906 7 7 76 76 4903
% 45

8 10 AHMED YASİN SAĞLAM8B 9 10 5,67 9 1 8,67 6 4 4,67 1 1 0,67 5 5 3,33 14 6 12,00 44 27 35,01 307,366 8 8 78 78 5276
% 49

9 0 MUSTAFA ÇEKMEZ 8B 9 10 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 2 2,33 6 4 4,67 10 10 6,67 41 33 30,01 289,110 9 9 88 88 6241
% 57

10 6 SÜMEYYE SAKİ 8B 7 11 3,33 7 3 6,00 1 8 -1,67 0 2 -0,67 2 5 0,33 16 3 15,00 33 32 22,32 278,368 10 10 93 93 6784
% 62

11 4 KÜBRA KAYNAR 8B 6 12 2,00 7 3 6,00 4 5 2,33 2 4 0,67 3 5 1,33 10 8 7,33 32 37 19,66 254,797 11 11 102 102 7947
% 73

12 8 CEYLİNÖTER 8B 6 10 2,67 6 2 5,33 3 6 1,00 4 11 0,33 4 12 0,00 23 41 9,33 218,536 12 12 117 117 9484
% 87
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