
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİSAR MERKEZANITKAYA İMAM HATİP ORTAOKULU 6. SINIF  DENEME 4 (60423) 13 21 40 2203

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,56 5 4 3,36 6 4 4,37 5 3 4,28 8 8 4,89 7 10 3,91 40 38 27,37 280,480

Okul Ortalaması 12 7 9,36 6 3 5,15 8 2 7,10 4 5 2,72 10 7 8,10 11 8 8,28 52 32 40,71 330,240

KATILIMLAR

1 1138 AHMET ERDEM 6B 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 5 2,33 15 5 13,33 13 7 10,67 65 24 56,99 388,154 1 1 1 1 197
% 8,94

2 1135 SENA AYKAÇ 6B 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 17 2 16,33 13 7 10,67 65 22 57,67 386,461 2 2 2 2 206
% 9,35

3 1134 ASYA AZBAY 6B 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 7 7,67 16 4 14,67 64 23 56,34 381,862 3 3 3 3 225
% 10

4 1137 ENNUR HAYKIR 6B 14 5 12,33 8 2 7,33 7 2 6,33 5 1 4,67 15 2 14,33 12 8 9,33 61 20 54,32 379,112 4 4 4 4 236
% 11

5 112 AYŞE ONAY 6B 14 4 12,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 11 5 9,33 14 4 12,67 62 20 55,34 377,799 5 5 5 5 242
% 11

6 1116 ELİF HONÇA 6B 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 12 2,00 14 6 12,00 54 34 42,66 337,670 6 6 6 7 471
% 21

7 1130 ÜMİT YILDIZ 6B 10 9 7,00 8 2 7,33 9 0 9,00 3 1 2,67 9 6 7,00 10 6 8,00 49 24 41,00 321,283 7 7 7 9 600
% 27

8 1119 CEYLİN ER 6B 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 12 4 10,67 9 8 6,33 46 37 33,66 310,129 8 8 8 10 684
% 31

9 1127 ZEHRA TEKTAŞ 6B 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 12 8 9,33 10 10 6,67 46 44 31,34 306,359 9 9 9 12 722
% 33

10 1131 DEFNE DADAJ 6B 7 10 3,67 5 3 4,00 5 4 3,67 5 2 4,33 9 7 6,67 10 7 7,67 41 33 30,01 290,840 10 10 10 14 863
% 39

11 1122 HALİT HONÇA 6B 12 7 9,67 5 4 3,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 5 13 0,67 8 11 4,33 41 44 26,34 279,055 11 11 11 15 972
% 44

12 115 YASİN YAMAN 6B 11 9 8,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 12 4,00 9 9 6,00 38 50 21,33 276,814 12 12 12 16 996
% 45

13 1111 SAIM KURT 6B 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 5 2,33 7 9 4,00 4 16 -1,33 38 47 22,34 257,611 13 13 13 17 1229
% 56
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