
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Afyonkarahisar MERKEZ Anıtkaya Ortaokulu Bilfen 8.Sınıf Deneme Sınavı-7 111615 208 69 23

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.56 6.33 9.45 6.09 2.80 5.16 7.43 1.92 6.80 5.49 2.01 4.82 7.30 3.53 6.13 8.88 7.66 6.33 46.76 24.25 38.68 254.666

İl Ortalaması 10.85 5.81 8.91 5.54 3.05 4.53 7.12 1.80 6.52 4.40 1.67 3.84 5.29 3.10 4.26 7.63 7.34 5.19 40.84 22.77 33.25 230.849
Okul Ortalaması 7.39 5.96 5.40 3.87 3.57 2.68 5.13 2.48 4.30 2.30 1.43 1.83 1.57 3.57 0.38 4.70 7.83 2.09 24.96 24.83 16.68 159.684

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 6 - HİLALSU KÜL E 8 / A 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 0 9.00 1 5 -0.67 10 10 6.67 53.00 22.00 45.67 259.526 49411 69 11 1
2 9 - DENİZ OMAK 8 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 8 1 7.67 6 3 5.00 4 4 2.67 8 9 5.00 47.00 25.00 38.67 246.178 54091 80 14 2
3 1 - ELİF ESER 8 / B 13 5 11.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 2 2.33 3 8 0.33 9 10 5.67 46.00 27.00 37.00 231.837 59376 88 16 3
4 42 - CENK TAŞKIN 8 / B 9 10 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 6 1.00 9 3 8.00 8 11 4.33 45.00 34.00 33.67 229.881 60127 89 17 4
5 7 - AYDAN 8 / B 15 1 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 3.00 35.00 217.052 65201 98 21 5
6 28 - ZEYNEP ÜN 8 / A 9 6 7.00 5 1 4.67 6 3 5.00 5 1 4.67 0 0 0.00 8 7 5.67 33.00 18.00 27.01 196.326 73166 124 29 6
7 41 - SEFA ERDEM 8 / B 7 2 6.33 3 4 1.67 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 3 6.00 24.00 12.00 20.00 184.430 77884 132 32 7
8 2 - HATİCE KÖK 8 / A 9 5 7.33 2 5 0.33 8 2 7.33 7 2 6.33 0 0 0.00 4 3 3.00 30.00 17.00 24.32 181.941 78951 137 34 8
9 10 - YASİN 8 / B 11 5 9.33 2 5 0.33 6 1 5.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 12.00 15.00 163.689 87178 155 42 9

10 39 - FAD K ÖNCÜL 8 / A 8 8 5.33 8 1 7.67 7 3 6.00 4 1 3.67 2 2 1.33 2 7 -0.33 31.00 22.00 23.67 163.200 87417 156 43 10
11 45 - ZÜLALL 8 / B 10 7 7.67 6 2 5.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 12.00 19.00 162.237 87734 157 44 11
12 6 - SÜMEYYE SAKİ 8 / B 6 11 2.33 2 6 0.00 6 3 5.00 1 0 1.00 3 5 1.33 6 12 2.00 24.00 37.00 11.66 142.430 95806 172 47 12
13 4 - RAFİA KOPAN 8 / A 8 5 6.33 6 3 5.00 6 2 5.33 3 2 2.33 0 5 -1.67 2 8 -0.67 25.00 25.00 16.65 142.400 95835 174 49 13
14 0 - 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 9 11 5.33 15.00 25.00 6.66 139.467 96623 177 51 14
15 23 - GAMZENUR SALMAN 8 / A 6 9 3.00 1 5 -0.67 6 1 5.67 0 5 -1.67 1 1 0.67 4 7 1.67 18.00 28.00 8.67 136.578 97459 178 52 15
16 0 - ZÜLAL 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.67 7 7 4.67 8.00 8.00 5.34 131.644 98921 182 53 16
17 36 - UMUT TÜPLEK 8 / A 3 2 2.33 4 6 2.00 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.33 14.00 13.00 9.66 130.578 99632 184 55 17
18 5 - FADİME NUR KÜLTE 8 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 5 15 0.00 19.00 51.00 2.00 120.741 102496 189 58 18
19 0 - YASİ N 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.33 6 11 2.33 7.00 13.00 2.66 115.763 104293 196 63 19
20 13 - NEHİR EFE 8 / A 6 6 4.00 2 6 0.00 1 7 -1.33 0 0 0.00 2 10 -1.33 3 9 0.00 14.00 38.00 1.34 113.852 104677 197 64 20
21 14 - KÜBRA KAYNAR 8 / B 5 8 2.33 2 8 -0.67 6 3 5.00 0 1 -0.33 2 6 0.00 2 13 -2.33 17.00 39.00 4.00 105.926 106934 201 65 21
22 11 - IRAZ SAÇAK 8 / A 5 8 2.33 2 4 0.67 0 1 -0.33 4 2 3.33 0 4 -1.33 2 10 -1.33 13.00 29.00 3.34 103.481 107512 203 66 22
23 25 - HÜSEYİ NDADAK 8 / A 2 18 -4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 1 0.67 1 12 -3.00 4 15 -1.00 13.00 61.00 -7.33 53.585 111585 208 69 23


